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De : contactcqc@free.fr
Objet : RE: CONTACT 88

À : contactcqc <contactcqc@free.fr>

Zimbra contactcqc@free.fr

RE: CONTACT 88

dim., 05 nov. 2017 20:22

-----Message d'origine-----
 De : AHOUANGNIMON Gérard [mailto:ahouangnimon.gerard@wanadoo.fr] 

 Envoyé : lundi 17 juillet 2017 08:34
 À : 'contactcqc@free.fr'

 Objet : RE: CONTACT 88
 

Bonjour Xavier ,
 Comment vas-tu ?

 
Tu m'avais mis en contact avec la Sté BALIN, pour un accompagnement;

 L'affaire s'est concrétisée;
 

J'ai fait une offre de  9 jours x 950 euros (ht) , qui a été acceptée et que je Terminerai  à la rentrée;  soit 8550 euros(ht)
 ; 

 
Je tenais  à te remercier encore, et comme convenu, 

 Je te dois  10% ; Soit 855 euros(ht)  ; 
 

Merci de m'envoyer une facture " Apport d'affaire"de ce montant;
 

Bien cordialement,
 

Bien cordialement
 Gérard AHOUANGNIMON

                    
 

ZENITH CONSEIL & FORMATION                                                         
 Conseil en management de la Qualité et de l'Environnement    

 116, Rue de la fontaine - 88220 Uriménil   
 Portable : 06 07 79 25 79  

 Mail:ahouangnimon.gerard@wanadoo.fr
 

-----Message d'origine-----
 De : contactcqc@free.fr [mailto:contactcqc@free.fr] 

 Envoyé : mercredi 16 novembre 2016 02:04
 À : Ahouangnimon Gerard

 Objet : Re: CONTACT 88
 

bonsoir Gérard,
 comme convenu tu trouveras ci dessous les coordonnées du dirigeant de la société BALIN à RAMBERVILLIERS

 
Mr thierry MUNIER directeur gérant port 06 09 86 07 81

 03 29 65 13 08
 thierry.munier@balin.fr

 le responsable qualité est Mr MUNIER assisté par Laura MATHIEU la comptable
 un accompagnement a été réalisé par un consultant pas a la hauteur des SMQ
 la société de 15 p a un site web http://www.balin.fr/fr/accueil.html

 la problematique : état des lieux à réaliser, approche processus à déployer avec fiche processus, tableau de bord à
mettre en place, audit interne à réaliser, accompagner à l'iso 9001:2015, au moins 5 j mini de prestation pour les
remettre à jour puis un audit interne (2 j soit 2 à 3h par processus)

 me telephoner pour le reste

http://www.balin.fr/fr/accueil.html


05/11/2017 Zimbra

https://zimbra.free.fr/zimbra/h/printmessage?id=C:247194 2/14

contrat : apport d'affaire 10% sur les prestations dispensées
 Cordialement

 

Xavier CLEMENT
 Auditeur ICA QSEEn

 Formateur Auditeur FIEV 2.0
 Facilitateur de Système de Management

 CLEMENT QUALITE CONSULTING
 6 Grande rue

 70100 GERMIGNEY
 tel : +33 (0)6 70 54 50 83

 ContactCQC@free.fr
 SVP,pensez à l'environnement avant d'imprimer ce mail: une page = 11 g eq CO²

 
----- Mail original -----

 De: "Ahouangnimon Gerard" <ahouangnimon.gerard@wanadoo.fr>
 À: "Rudolph BOULON" <r.boulon@gestionqualite.com>

 Cc: "Xavier CLEMENT" <ContactCQC@free.fr>
 Envoyé: Mardi 15 Novembre 2016 13:41:00

 Objet: RE: CONTACT 88
 

Bonjour Rudolph 
 Merci, je vais contacter 

 Xavier très prochainement. 
 J espère que tu vas bien. 

 Bonne journée 
 

Gérard AHOUANGNIMON 
 

De : Rudolph BOULON 
 Envoyé :  15/ 11/ 2016 12:00 

 À : ahouangnimon.gerard@wanadoo.fr 
 Cc : Xavier CLEMENT 

 Objet : CONTACT 88 
 

Bonjour Gérard, 
 

J’espère que tu vas bien et que l’activité tourne. 
 

Je te mets en contact avec Xavier Clément, ICA, qui vient de faire un audit dans les Vosges et qui pourrait avoir son
client AFNOR qui aurait des besoins en consulting. 

 
http://www.cciexpert.net/fiche-entreprise/haute-saone/germigney/clement-qualite-consulting.htm?
Langue=1&Fiche=2790 

 
Au plaisir de te revoir. 
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Rudolph BOULON 
 

Gérant 
 

Auditeur ICA ISO 9001 - ISO 13485 - ISO 14001 
 

NF 214 - Evaluateur APP - QualiPréf 2.0 
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